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RV: AUTORIZACION CAMBIO DE PRECIO.

Marinter Logyco <gdl@marinter.com.mx>
Vie 25/11/2022 13:48
Para: Daniela Chimal <ventas01@marinter.com.mx>
CC: Carlos Ibañez <cibanez@marinter.com.mx>

De: Viviana Franco Rodriguez <compras1@vinosamerica.com.mx>

Enviado: viernes, 25 de noviembre de 2022 13:45

Para: Marinter Logyco <gdl@marinter.com.mx>

Asunto: RE: AUTORIZACION CAMBIO DE PRECIO.
 
Hola buen día!!!
 
Confirmo la compra al precio que  nos está avisando
 
Saludos!!!
 
Viviana Franco
Compras
Oficina (33) 5000-5100
Extensión 5162
 
www.vinosamerica.mx
 

 
 

Antes de imprimir este correo, piensa en el medio ambiente.

 
De: Marinter Logyco [mailto:gdl@marinter.com.mx] 

Enviado el: viernes, 25 de noviembre de 2022 11:27 a. m.

Para: compras1@vinosamerica.com.mx

Asunto: AUTORIZACION CAMBIO DE PRECIO.
 
Buen día!
 
 
Nos podrían apoyar con la confirmación y/o autorización sobre el precio nuevo del
Aceite Ybarra Oliva Lata 200 ml (49.57 por pieza menos su descuento). Lo necesitamos
para que nos puedan liberar su pedido por parte de Mariner.
 
 
Quedo al pendiente, saludos.
 

http://www.vinosamerica.mx/
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Javier Dominguez.
Tel. (33) 12 15 41 92
 


