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Re: pedido la cubiella

Javier Rivas <javier@lacubiella.com>
Mié 23/11/2022 18:33
Para: Carlos Ibañez <cibanez@marinter.com.mx>;Daniela Chimal <ventas01@marinter.com.mx>
CC: Claudia Medina <comprador@lacubiella.com>

Aquí va lo que te pedí de manera formal, en botellas de 1.5 L, no tengo los costos y por eso no lo hago por sistema; pero los registraré al llegar (prometo
no devolverlas por concepto de costo):
 
12 Pago de Carraovejas 1.5 L
6 Alion 1.5 L
3 Macan Clásico 1.5 L
3 Finca Dofí 1.5 L
3 Valbuena 5º Año 1.5 L
 
OJO: Favor de embarcar por Transportes Pitic
 
Muchas gracias
 

 

De: Carlos Ibañez <cibanez@marinter.com.mx>

Fecha: miércoles, 23 de noviembre de 2022, 17:20

Para: Daniela Chimal <ventas01@marinter.com.mx>, Javier Rivas <javier@lacubiella.com>
Asunto: RE: pedido la cubiella

 
Javier molestandote mesas el ok de los botellones saludos 
 
 
Enviado desde mi Samsung Mobile de Telcel
 
 
 
-------- Mensaje original --------
De: Daniela Chimal <ventas01@marinter.com.mx>
Fecha: 23/11/2022 17:56 (GMT-06:00)
A: Carlos Ibañez <cibanez@marinter.com.mx>
CC: Ma Eugenia Franco <cobranza@marinter.com.mx>, Karina Mendoza <kmendoza@marinter.com.mx>, Laura Cespedes <lcespedes@marinter.com.mx>
Asunto: RE: pedido la cubiella
 
Buenas tardes Sr Carlos un gusto por favor me apoya con la Autorización LA CUBIELLA
 
 
 
sin mas por el momento quedo a sus ordenes 
 
Excelente día!
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De: Carlos Ibañez <cibanez@marinter.com.mx>

Enviado: miércoles, 16 de noviembre de 2022 10:12

Para: Daniela Chimal <ventas01@marinter.com.mx>

Asunto: pedido la cubiella
 
dar de alta los siguientes vinos 12 pza pago de carrobejas 1.5 ml  6 pza alion  1.5 mil 3 pza macan 1.5 ml 3 pza Valbuena de 1.5 ml  6 pza de
finca dofi de 750 ml y 10 cajas de desea de los canónigos de 750 ml y una sin cargo gracias Dani gracias autorisa  el sr Javier Rivas  


