10/11/22, 13:38 Correo: Daniela Chimal - Outlook

Fwd: ALTA-COTIZACION MAGNUM PAGO DE CARRAOVEJAS

Brenda Miranda <bmiranda@marinter.com.mx>

Mié 09/11/2022 14:32

Para: Daniela Chimal <ventas01@marinter.com.mx>;Karina Mendoza <kmendoza@marinter.com.mx>
CC: Ma Eugenia Franco <cobranza@marinter.com.mx>;Rocio Lozano <cobranza01@marinter.com.mx>

Buenas tardes,

Dany me puedes ayudar por favor a dar de alta el precio de Pago de Carraovejas Crianza te comparto
correo del Lic. Gabriel Puig con su Vo.Bo para surtir el producto.

Agradezco tu atencion.
Excelente miércoles.

Obtener Outlook para Android

De: gabriel@lanaval.com.mx <gabriel@lanaval.com.mx>

Enviado: miércoles, 9 de noviembre de 2022 2:12 p. m.

Para: Brenda Miranda <bmiranda@marinter.com.mx>

Cc: Daniela Chimal <ventasO1@marinter.com.mx>; compras1@Ilanaval.com.mx
<compras1@lanaval.com.mx>; ‘Alfredo Marquez' <compras@lanaval.com.mx>
Asunto: RE: COTIZACION MAGNUM PAGO DE CARRAOVEJAS

Brenda
El precio del MAGNUM CARRAOVEJAS lo tenemos cambiado desde junio ya al precio que nos mandan en este
archivo, el pedido que les hicimos en septiembre y que esta pendiente de entrega ya considera éste nuevo precio.

Los otros dos productos que quedaron pendientes de surtirnos son CAVA ICE PATA NEGRA vy LES TERRASES ¢van
a tener para esta temporada de estos vinos?

Saludos

Gabriel Puig

2350 Ext.1M

naval.com.mx

swrw.lanaval.com.mx

De: Brenda Miranda <bmiranda@marinter.com.mx>
Enviado el: lunes, 7 de noviembre de 2022 02:31 p. m.

https://outlook.office365.com/mail/id/AQMKADVmMMDKOZDc2LTVmYzctNGQ4YS05MTMyLTI3MzQ1YThmMjMONwWBGAAADX%2BK2Djy0f0qID%2BE9... 1/2


https://aka.ms/AAb9ysg

10/11/22, 13:38 Correo: Daniela Chimal - Outlook
Para: gabriel@lanaval.com.mx; comprasl@lanaval.com.mx
CC: Daniela Chimal <ventasO1@marinter.com.mx>
Asunto: COTIZACION MAGNUM PAGO DE CARRAOVEJAS

Buenas tardes,

Gabriel espero se encuentre bien, me puede autorizar precio del Pago de Carraovejas Magnum afiada
19, para que me den de alta el costo en el sistema, adjunto la cotizacion, quedo atenta, para entregar
producto pendiente el dia miércoles de esta semana, de antemano agradezco su atencion.

Excelente inicio de semana.

BRENDA MIRANDA
VENTAS CUENTAS CLAVE

PASEOQ DE LAS JACARANDAS 328

MAR -
ER":
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URMET
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bmirandagmarinter.com.mx

www.marinter.com.mx

Les informamos gue Marinter S A, de C.V. con domicilio en Av. Paseo de las Jacarandas # 328, Col, Santa

EMPRESA Maria Insurgentes, COMX. GC.P. 08430, es responsable de sus datos personales, los cuales serdn tratados a
ESR M efecto de dar contestacién a las comunicaciones generadas per esta via y para prestade los servicies
SOCIALMENTE gque =o nos encomienden. Muestro aviso de privacidad puede ser consultado en el  siio  web

RESPOMNSABLE hittp/fwww marinter. com mx/avisopriv.himl, Por otra parte le informamos gue la presente comunicacion ha
sido dirlgidﬂ lnicamente para el destinatanio del mismo y constituye informacidn  confidencial de nuestra
empresa para ftodos los electos de la ley. S| usted noes el destinatario, le pedimos destruya esta
comunicacion ¥y agradeceremos nos o haga saber al mismo correo del cual se emitid 1a informacion.
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This ¢-mad is private and confidential, If you are not the intented recipient please advise the sender by reply e-mail. Thank you i”

)

& De verdad necesitas imprimir esie mail? Antes de hacerlo piensa en tu compromiso con el Medio Ambiente.
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